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Adriana Cristina Campos

De: Compras
Enviado em: sexta-feira, 6 de setembro de 2024 13:26
Para: Adriana Cristina Campos
Assunto: ENC: Termo de Colaboração 117/2024

Adriana, 
 
Segue resposta sobre o Ajuste 117/2024 
 
Cordialmente, 

 
 
Fábio Luis Damasceno 
Fundação Educandário "Cel Quito Junqueira" 
Av. Cavalheiro Paschoal Innecchi, 500 – Jd. Independência 
Tel/Fax: (16) 3627-1800 – Ramal 104 
Cel: (16) 98242-4666 (WhatsApp) 
 

De: Alessandra Pin - Maxiar <alessandra@maxiar.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 6 de setembro de 2024 13:23 
Para: Compras <compras@educandariorp.com.br> 
Assunto: RES: Termo de Colaboração 117/2024 
 
Boa tarde Fábio! 
 
Infelizmente não conseguimos, não temos como fazer  venda com esse tipo de observação na NF pois não podemos 
ter nenhum vínculo com verbas de origem públicas.  
 
At.te. 
 

 
Alessandra D.Pin 
Consultora de Vendas 
Maxiar Com. Elet. Ltda 
16-3916.1212 / 99796-0529 
 alessandra@maxiar.com.br 
Av. Professor Mário Autuori, nº 70 - Jardim Botânico 
CEP 14021-597 – Ribeirão Preto SP 
 
 
 

De: Compras [mailto:compras@educandariorp.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 6 de setembro de 2024 11:07 
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Para: Alessandra Pin - Maxiar 
Assunto: Termo de Colaboração 117/2024 
 
Bom dia Alessandra, 
 
Solicito por gentileza  uma carta de correção colocando o " número de ajuste 117/2024 ". na Nota Fiscal da 
compra de 9 unids do Ar Condicionado. 
 
Termo de colaboração 117/2024 - desenvolvimento de ações em Educação Infantil e/ou Educação 
Fundamental I e II - 
Educação Infantil e Fundamental - Anos Iniciais e Finais. 
Verba recebida pelo CMDCA/RP. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
Fábio Luis Damasceno 
Fundação Educandário "Cel Quito Junqueira" 
Av. Cavalheiro Paschoal Innecchi, 500 – Jd. Independência 
Tel/Fax: (16) 3627-1800 – Ramal 104 
Cel: (16) 98242-4666 (WhatsApp) 
 









                                                    

                                                                    
 

 
 Ribeirão Preto, SP –  18/07/2023                                                                Nº. Proposta: 55226B 
 
Á 
Fundação Educandário 
A/C: Fábio 
 
Cotação: 1853 
 

Ref.: Orçamento para climatização de seus ambientes. 
 
► Equipamentos:   

 Ambiente Qt Capacidade Tipo Modelo Valor unitário  Valor Total 

 09 18.000btus Hi wall Split HW Inverter 

Springer Midea 

AirVolution Connect 

18.000 BTUs R-32 Só 

Frio 220V- 

CONDENSADORA 

BARRIL 

R$ 3.254,07 R$   29.286,63 

     Sub-total R$   29.286,63 

     Frete R$            732,17 

     Frete R$       30.018,80 

 
 
► EQUIPAMENTOS: Faturado direto pelo distribuidor por:  
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.  
CNPJ: 61.502.324/0021-66 VILA VELHA ES 
 

MÃO DE OBRA 
 
                                                                               
►Instalação:  RIBEIRÃO PRETO SP 
 

 
KIT  = tubulação em cobre com isolamento térmico e elétrico, cabo PP, de interligação entre as unidades, (interna e externa), 
caixinha de passagem e mão de obra. 

 
Cada metro  de tubulação excedido  é cobrado R$ 150,00 o metro 
 
 

 SERVIÇO Faturado por Maxiar serviços Ltda. 
 CNPJ: 09.250.164/0001-41 
 

 
 
Observações: 
 

1) Para instalação dos equipamentos modelo Split, O CLIENTE DEVERÁ FORNECER a parte elétrica (ponto de 
energia) e dreno (ponto para escoamento da água) próximos aos aparelhos, assim como todo e qualquer tipo de 
serviço de alvenaria, carpintaria, concreto e pintura, abertura e recomposição de paredes, bases de 
equipamentos, retirada e recolocação do forro e telhado, etc. 

Qtd. Descrição Unitário (R$) Total (R$) 

09 Instalação de equipamento de ar condicionado, tipo Split Hi Wall de 18.000btus 

com passagem de até 3 metros de tubulação em área térrea e de fácil acesso. 
R$  700,00        R$  6.300,00 

  Sub-total R$  6.300,00 



                                                    

                                                                    
 

2) Certifique-se de que o orçamento dos concorrentes contempla a mesma capacidade em Btu´s proposta pela Maxiar. 
3) Valores referentes a serviços são para execução em dias úteis e horário comercial. 
4) LEIA O MANUAL DO USUÁRIO E CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DO PRODUTO ADQUIRIDO 

 

 CONDIÇÕES GERAIS: 
 
 Condições de Pagamento: 5 x boleto mediante analise de cadastro 
 Condições de pagamento da instalação:  3 x boleto mediante analise de cadastro 
 Prazo de entrega:  7 dias úteis a partir da data do faturamento, mediante disponibilidade de estoque  
 Validade da proposta: ATÉ 19/07 

 Garantia de Equipamento: De  acordo com as normas e manual do fabricante. Para a instalação dos aparelhos 

adquiridos, utilize um instalador credenciado pelo fabricante e tenha assegurada a garantia total constante no manual do 
proprietário. Caso contrário ficará limitado á garantia legal de 90 (noventa) dias. 

 Aparelho tipo Split: Controle remoto sem fio. 
 Marca: Várias 
 Impostos: Equipamentos faturado fora do estado, direto distribuidor.  

 
A Maxiar está a sua disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, garantindo a sua satisfação com as melhores 
soluções de climatização do mercado. 

 
Atenciosamente, 

 
Alessandra D. Pin                        
Consultora de Vendas   
alessandra@maxiar.com.br     
(16)3916.1212 / 99796-0529   
 

mailto:alessandra@maxiar.com.br


Orçamento:
155646

Data: 19/07/2024

08:47:56

REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A

CD Assis: 61.502.324/0001-12

CD Conde: 61.502.324/0019-41

CD Vila Velha: 61.502.324/0021-66

Canal de Venda: LOJA FÍSICA DE RIBEIRÃO

PRETO

Nome: Simone Almeida

E-mail: simone.almeida@leveros.com.br

Validade: 21/07/2024 08:47:56

Parceiro: DC GOMES REFRIGERACAO

Telefone: (16) 88683373

Cliente: FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

CNPJ: 55.998.546/0001-75| IE: isenta

Telefone: (16) 36271800

Telefone: (16) 33231813

E-mail: compras@educandariorp.com.br

Condições de pagamento:

¹Sujeito à aprovação de crédito.

²Sujeito à disponibilidade de estoque.

Valor dos Produtos:R$ 32.841,00

Valor do Desconto: R$ 1.970,46

Valor do Frete: R$ 790,00

Valor Total: R$ 31.660,54

End. Faturamento: AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI, Nº 500

Comp:

Bairro: JD INDEPENDENCIA

CEP: 14076010

Referência:

Cidade: RIBEIRAO PRETO/SP

End. Entrega: AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI, Nº 500

Comp:

Bairro: JD INDEPENDENCIA

CEP: 14076010

Cidade: RIBEIRAO PRETO/SP

Cód.
Item

Descrição do Produto CD
Prazo de
entrega

Quantidade
Valor

Unitário
Valor Total

2026263
Ar-Condicionado Split HW Inverter TCL Elite Series A2 18.000 BTUs Só

Frio 220V
Vila Velha /

ES
6 dias úteis 9 R$ 3.430,06 R$ 30.870,54

Prazo de Garantia¹:

Consulte a política do fabricante no certificado de garantia.
¹Garantia total válida desde que o equipamento seja instalado por uma empresa credenciada e operado de acordo com o manual do fabricante.
²Exceto peças plásticas/volumes faltantes que a garantia é valida até 30 dias após a emissão da NF de venda.

Imposto: Nas operações interestaduais, o cliente (Pessoa Jurídica e contribuinte do ICMS) é responsável por observar a sua legislação estadual
quanto às despesas com recolhimento antecipado do ICMS devido por substituição tributária e diferencial de aliquotas.

Obs.: Não trocamos produtos que já foram instalados ou fora da embalagem original.

Informações complementares (NF): Assinatura: _______________________________________

Nome: ____________________________________________

CPF/CNPJ: _________________________________________

Data: _______ / _______ / ___________

Aprovo o pedido e autorizo o fornecimento dos itens acima descriminados, ciente

das minhas responsabiidades e condição de pagamento.

Condições de Fornecimento:

Sujeito a confirmação de dados cadastrais por telefone e e-mail para garantir a segurança da
compra.
Verifique seu produto no ato do recebimento. Em caso de desacordo ou avaria, recuse a entrega.
Não efetuamos serviços de içamento ou contratação de andaimes. A entrega das mercadorias será
no endereço indicado na nota fiscal de venda.
Consulte o manual do fabricante para orientações técnicas e de consumo.
Execute as instalações e manutenções com os técnicos credenciados do fabricante.
Antes de finalizar a compra, consulte a voltagem elétrica do local de instalação do produto.
Em caso de troca ou cancelamento, seguimos o Código de Defesa do consumidor.

Credibilidade e Reconhecimento:

19/07/2024, 08:54 Impressão do Pedido | Leveros Integra

https://leverosintegra.dev.br/order-print?orderNumber=155646 1/1

Mão de obra instalações ares: R$ 8.100,00 (3X).



ORÇAMENTO ACGAKT
CLIENTE VENDEDOR PROPOSTA

Empresa
Contato
E-mail
Telefone
Cidade
UF de Entrega

FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIR
ADRIANA        
educandario@educandariorp.com.br                            
016 3627-1800      
RIBEIRAO PRETO                                              
SP

Nome
E-mail
Telefone
Cidade
Loja

Rafael Netto             
rafael.netto@poloar.com.br                                                      
017 96495702       
               
POLOAR PINDORAMA                                  

Número
Data
Validade

ACGAKT
18/07/2024
22/07/2024

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Aparelho(s) Ciclo Qtde Unit.S/Desc Desc. Unit.C/Desc Total

HI WALL 18.000 FR 220V INVERTER MIDEA AIR VOLUTION CONNECT R-32 - BARRIL         FRIO                              9      R$   4.861,00  31,20%  R$   3.344,44     R$   30.099,96

Totais     9     R$   30.099,96

Total Produtos     R$   43.749,00
Desconto     R$   13.649,04
Frete     R$        0,00
TOTAL GERAL     R$   30.099,96

OBSERVAÇÃO

compra para fins de consumo



preços não contemplam difal

Condições de Pagamento
Prazo de Entrega

BCO (05X) 20/40/70/100/130 DIAS                        
De 05 até 07 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste
Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora

CONSULTE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO

MARCAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Peças plásticas e carenagens possuem garantia de 90 dias contados a partir da efetiva entrega do produto (seguindo dispositivo em Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor).
- A saída de mercadoria será feita em nosso Centro de Distribuição localizado em Minas Gerais.
- O envio desta proposta não garante a reserva dos equipamentos.
- Os impostos pertinentes às mercadorias serão calculados somente na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE).
- É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações, antes da efetivação da proposta.
- IMPORTANTE: Nossos “BOLETOS” são emitidos APENAS pelo Banco ITAÚ, não solicitamos TROCA de boleto por outro Banco.
- O cliente confirma a correção dos dados informados, que poderão vir a ser complementados por outros necessários e utilizados para o fechamento e formalização da venda. 
- Nossa política de privacidade e demais informações em cumprimento à Lei n. 13.709/18 - LGPD estão disponíveis em nosso endereço eletrônico abaixo.
 

POLOAR AR CONDICIONADO
www.poloar.com.br Pensando no seu bem estar.

Obs.: Mão de obra instalações - 09 ares condicionados: R$ 8.100,00 (parcelado 2X) - não incluso no total deste orçamento.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIRA
CNPJ: 55.998.546/0001-75 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:38:37 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: 79A2.0F2E.23E3.AC78
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/


Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 55.998.546/0001-75

Razão
Social:

FUNDACAO EDUCANDARIO CORONEL QUITO JUNQUEIRA

Endereço: AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECHI 500 / INDEPENDENCIA /
RIBEIRAO PRETO / SP / 14076-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a  empresa  acima  identificada  encontra-se  em  situação  regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/09/2024 a 22/10/2024

Certificação Número: 2024092318410416397470

Informação obtida em 02/10/2024 17:05:46

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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